27/03/2025, 08:22 Zimbra

Zimbra licitacao2@imigrante-rs.com.br

Fwd: Concorréncia n.° 004/2025 - Esclarecimentos

De : (Rodrigo) Setor de Licitagdes - Imigrante/RS Ter, 25 de mar de 2025 17:01
<licitacao@imigrante-rs.com.br>

Assunto : Fwd: Concorréncia n.° 004/2025 - Esclarecimentos

Para : Solange Munsio Compagnoni <licitacao2@imigrante-
rs.com.br>, Gabriel Baierle
<engenharia5@imigrante-rs.com.br>, Julia Tomasi
<engenharia4@imigrante-rs.com.br>

#72 anexos

De: "Simone Beninca" <simone.beninca@conpasul.com.br>
Para: "Licitacdes Imigrante-RS" <licitacao@imigrante-rs.com.br>
Enviadas: Terca-feira, 25 de marco de 2025 16:56:28
Assunto: Concorréncia n.° 004/2025 - Esclarecimentos
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A

Prefeitura Municipal de Imigrante

EDITAL N° 007/2025 - CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 004/2025
OBJETO: Pavimentacao/Capeamento asfaltico da Rua
Willibaldo Lautert — Trecho 2

Prezados,

Por meio deste, solicitamos esclarecimentos acerca do processo licitatorio
supracitado, tendo em vista inconsisténcias entre o projeto e a planilha
orcamentaria:

1. O item 5.5 da planilha or¢amentaria contempla o servigo de macadame;
contudo, o projeto prevé aterro com base de brita graduada. Entendemos
que houve um equivoco na selecdo do item do or¢gamento, sendo
necessaria a corre¢do do servico de macadame para base de brita
graduada, alterando, assim, o tipo de servigo e o preco unitario desse
item. Esse entendimento esta correto?

2. As pinturas especiais nas rampas de acessibilidade ndo foram
contabilizadas nas pinturas de areas especiais nem na composi¢ao de
custo da rampa. Caso essa pintura seja necessaria, entendemos que devera
ser aditada ao contrato. Esse entendimento esta correto?

Atenciosamente,

Simone Beninca | Coordenadora de Gestdo de Contratos e Licitagbes
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Obs.: Conforme IN RBF n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n°® 2.070/2022 é

feito a retencao do IR de acordo com tabela.
(Nao se aplica para empresas do simples nacional/pis/cofins/csll.)
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Zimbra

Zimbra

licitacao2@imigrante-rs.com.br

Re: Concorréncia n.° 004/2025 - Esclarecimentos

De

Assunto
Para
Cc

: Solange M. Compagnoni | Compras e Licitagdes Qui, 27 de mar de 2025 08:21

<licitacao2@imigrante-rs.com.br> 5 anexos

: Re: Concorréncia n.° 004/2025 - Esclarecimentos
: simone <simone@conpasul.com.br>
: Gabriel Baierle <engenharia5@imigrante-

rs.com.br>, Julia Tomasi <engenharia4@imigrante-
rs.com.br>, LicitaA§Apes Imigrante-RS
<licitacao@imigrante-rs.com.br>

* Fornecedor: favor atentar as orientagcdes ao final do e-mail.

Bom dia.

Em anexo, manifestacao do responsavel técnico do projeto e orcamento sobre
0s esclarecimentos solicitados.
Seguimos a disposigao.

Atenciosamente,

SOLANGE MUNSIO COMPAGNONI

- Coordenadora de Area de Financas e Planej. Estratégico

- Agente de Contratacao

MU|CTP|O DE @ (1) 3754-1100
IMIGRANTE | (® rssiamsse s

Compras e Licitacoes

Rua Castelo Branco, 15, centro, 95885-
000, Imigrante/RS

AVISOS IMPORTANTES:

*ORIENTACAO PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL: Conforme IN RBF 1.234/2012 e Decreto
Municipal 2.070/2022 é feito a retencdo do IR de acordo com tabela.

N&o se aplica para empresas do Simples Nacional. NGo se aplica para PIS/COFINS/CSLL.
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! Atencao Fornecedor !

Cuidado para néo faturar as compras em duplicidade.

Para cada ordem de compra recebida, sera emitida uma nota de empenho.
Acontece com frequéncia de a Administragdo Municipal receber materiais faturados
duas vezes, pois o fornecedor emitiu nota com base na ordem de compra, e, apés,
novamente com base na nota de empenho.

Nesse caso, o material enviado em duplicidade DEVERA ser retirado e a nota fiscal cancelada.

Em resumo: A NFe devera ser faturada com base na ordem de compra OU empenho.
&
w

MUNICIPIO DE IMIGRANTE

De: "Licitagbes Imigrante-RS" <licitacao@imigrante-rs.com.br>

Para: "Solange Munsio Compagnoni" <licitacao2@imigrante-rs.com.br>, "Gabriel Baierle"
<engenhariaS@imigrante-rs.com.br>, "Julia Tomasi" <engenharia4@imigrante-rs.com.br>
Enviadas: Terca-feira, 25 de margo de 2025 17:01:10

Assunto: Fwd: Concorréncia n.° 004/2025 - Esclarecimentos

De: "Simone Beninca" <simone.beninca@conpasul.com.br>
Para: "Licitacdes Imigrante-RS" <licitacao@imigrante-rs.com.br>
Enviadas: Terca-feira, 25 de marco de 2025 16:56:28
Assunto: Concorréncia n.° 004/2025 - Esclarecimentos
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A

Prefeitura Municipal de Imigrante

EDITAL N° 007/2025 - CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 004/2025
OBJETO: Pavimentacao/Capeamento asfaltico da Rua
Willibaldo Lautert — Trecho 2

Prezados,

Por meio deste, solicitamos esclarecimentos acerca do processo licitatorio
supracitado, tendo em vista inconsisténcias entre o projeto e a planilha
orcamentaria:

1. O item 5.5 da planilha or¢amentaria contempla o servigo de macadame;
contudo, o projeto prevé aterro com base de brita graduada. Entendemos
que houve um equivoco na selecdo do item do or¢gamento, sendo
necessaria a corre¢do do servico de macadame para base de brita
graduada, alterando, assim, o tipo de servigo e o preco unitario desse
item. Esse entendimento esta correto?

2. As pinturas especiais nas rampas de acessibilidade ndo foram
contabilizadas nas pinturas de areas especiais nem na composi¢ao de
custo da rampa. Caso essa pintura seja necessaria, entendemos que devera
ser aditada ao contrato. Esse entendimento esta correto?

Atenciosamente,

Simone Beninca | Coordenadora de Gestdo de Contratos e Licitagbes

5|mone.benlnca@conPasul.com.br o,
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Obs.: Conforme IN RBF n° 1.234/2012 e Decreto Municipal n°® 2.070/2022 é

feito a retencao do IR de acordo com tabela.
(Nao se aplica para empresas do simples nacional/pis/cofins/csll.)

SOLANGE MUNSIO COMPAGNONI
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A
Prefeitura Municipal de Emigrante/RS
Assunto: ESCLARECIMENTO — CONCORRENCIA N.° 004/2025

Em atencdo aos questionamentos apresentados acerca da licitacdo em referéncia, esclarecemos 0s
seguintes pontos:

O item 5.5 da planilha orcamentéria contempla o servi¢co de macadame; contudo, o projeto
prevé aterro com base de brita graduada. Entendemos que houve um equivoco na selecdo do
item do orcamento, sendo necessaria a corre¢do do servico de macadame para base de brita
graduada, alterando, assim, o tipo de servico e o0 preco unitario desse item. Esse entendimento
esta correto?

O item 5.5 da planilha orcamentaria contempla a execucdo de macadame, no entanto, houve um
equivoco no detalhamento do servigo, que foi apresentado como base de brita graduada.
Esclarecemos que a correta denominacao do servigo a ser executado € macadame, conforme previsto
nas planilhas orgamentarias.

Ressaltamos que tal ajuste ndo altera a esséncia do objeto licitado, sendo um mero ajuste
terminologico que nao impacta as condi¢des de execucdo contratual. Nos termos do art. 30 da Lei
n° 14.133/2021, a vinculacdo ao instrumento convocatério deve ser respeitada, sendo permitidas
retificacdes que ndo alterem a competitividade ou a natureza dos servigos.

As pinturas especiais nas rampas de acessibilidade néo foram contabilizadas nas pinturas de
areas especiais nem na composicdo de custo da rampa. Caso essa pintura seja necessaria,
entendemos que devera ser aditada ao contrato. Esse entendimento esta correto?

As pinturas especiais nas rampas de acessibilidade ndo foram incluidas diretamente na composicao
de custo da rampa, porém, tal servico pode ser devidamente contemplado no item 7.1 da planilha
orcamentaria, que trata da "PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA —
ESPESSURA DE 0,6 MM — FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ". Assim, a pintura necessaria
seré executada e remunerada conforme os critérios estabelecidos no edital.

Complementacao do Valor e Irrelevancia do Impacto Financeiro

Ainda que se considere a necessidade de uma complementacao no valor de R$ 1.105,00, tal quantia
representa apenas 0,20% do valor total do objeto licitado, ndo caracterizando impacto significativo
na contratacao e nao alterando a esséncia econémica do certame.

Permanecemos a disposicao para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

SELMO GILVANI Assinado de forma digital por SELMO
GILVANI EBERHARDT:01303817055

EBERHARDT:01303817055 pados: 2025.03.26 14:00:14 -03'00"

Selmo Gilvani Eberhardt
Saocio Diretor
Seplacon Obras e Servicos Ltda

Rua: Erni Scheibe, 36 - Bairro Santa Gema - Sarandi/RS — cep: 99560-000
Fone/cel.: (54) 3361-2573 e (54) 99619-0375
E-mail: seplaconengenharia@gmail.com
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